
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ9. SINIF 3. DENEME 28 105 125 6359

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,7 11,1 9,89 12,5 10,3 9,92 4,2 6,2 2,62 8,5 10,6 5,85 37,9 38,3 28,28 225,980

Okul Ortalaması 9,5 13,4 6,15 10,5 12,5 7,34 2,6 8,8 0,46 6,7 11,2 3,91 29,3 45,9 17,86 195,040

KATILIMLAR

1 147 ŞE TI 09A 20 8 18,00 17 10 14,50 5 7 3,25 15 13 11,75 57 38 47,50 282,915 1 1 6 6 974

2 97 Sİ TÜ 09A 15 8 13,00 23 7 21,25 3 12 0,00 15 12 12,00 56 39 46,25 279,818 2 2 7 7 1033

3 96 ME NU EĞ 09A 19 6 17,50 15 4 14,00 6 4 5,00 40 14 36,50 249,644 3 3 24 24 2025

4 0 RU NU KO 09A 17 8 15,00 21 5 19,75 1 3 0,25 4 12 1,00 43 28 36,00 248,306 4 4 27 27 2080

5 41 YA ŞA 09B 10 11 7,25 15 10 12,50 3 3 2,25 15 8 13,00 43 32 35,00 246,788 1 5 31 31 2148

6 158 EY KE 09A 18 9 15,75 12 10 9,50 11 7 9,25 41 26 34,50 244,030 5 6 33 33 2258

7 213 CE NU KY 09A 14 11 11,25 17 11 14,25 2 3 1,25 10 12 7,00 43 37 33,75 242,270 6 7 34 34 2336

8 83 DA GÜ BE 09A 13 14 9,50 17 9 14,75 1 6 -0,50 13 13 9,75 44 42 33,50 241,856 7 8 35 35 2351

9 141 EC Mİ KA 09A 12 13 8,75 14 6 12,50 2 3 1,25 10 11 7,25 38 33 29,75 230,581 8 9 47 50 2856

10 98 DÖ NU SE 09A 9 9 6,75 12 6 10,50 2 3 1,25 12 11 9,25 35 29 27,75 224,909 9 10 52 55 3131

11 24 UM PA KA 09A 12 10 9,50 13 9 10,75 4 10 1,50 6 17 1,75 35 46 23,50 211,476 10 11 59 63 3697

12 126 GÜ KU 09A 10 16 6,00 13 5 11,75 4 26 -2,50 10 12 7,00 37 59 22,25 208,384 11 12 61 65 3834

13 115 EM ŞE YI 09A 6 15 2,25 16 7 14,25 2 4 1,00 7 13 3,75 31 39 21,25 205,735 12 13 63 67 3936

14 564 YU EF CO    YI N 09B 8 6 6,50 11 13 7,75 1 7 -0,75 7 6 5,50 27 32 19,00 198,489 2 14 69 75 4226

15 170 RA CA AL 09B 12 13 8,75 13 17 8,75 1 3 0,25 26 33 17,75 194,229 3 15 73 79 4417

16 212 YA BE 09B 8 22 2,50 9 21 3,75 6 24 0,00 10 20 5,00 33 87 11,25 175,693 4 16 85 95 5044

17 53 YA SE KA 09A 8 20 3,00 6 17 1,75 0 1 -0,25 8 10 5,50 22 48 10,00 171,890 13 17 89 99 5167

18 178 ME MÜ Yİ 09B 4 7 2,25 2 10 -0,50 4 3 3,25 4 6 2,50 14 26 7,50 164,353 5 18 90 100 5393

19 176 YA ÇA 09B 6 15 2,25 3 1 2,75 1 1 0,75 10 17 5,75 159,022 6 19 92 106 5558

20 195 Yİ CA ÇA 09B 8 22 2,50 5 25 -1,25 1 3 0,25 4 4 3,00 18 54 4,50 155,322 7 20 95 109 5677

21 39 RU PA 09B 5 5 3,75 5 5 3,75 153,273 8 21 98 114 5740

22 530 Dİ AS 09B 8 22 2,50 6 24 0,00 6 19 1,25 3 15 -0,75 23 80 3,00 150,663 9 22 99 116 5805

23 107 AR YI 09A 3 3 2,25 1 8 -1,00 3 6 1,50 0 4 -1,00 7 21 1,75 146,928 14 23 100 119 5910

24 536 ME AL 09A 4 22 -1,50 8 17 3,75 3 23 -2,75 6 17 1,75 21 79 1,25 146,023 15 24 101 121 5936

25 0 YU Yİ DE 09A 5 24 -1,00 4 26 -2,50 10 20 5,00 3 13 -0,25 22 83 1,25 145,878 16 25 102 122 5939

26 162 KE BÜ 09B 5 24 -1,00 4 26 -2,50 7 23 1,25 5 25 -1,25 21 98 -3,50 131,559 10 26 103 123 6264

27 199 HÜ YE 09B 3 16 -1,00 5 17 0,75 1 9 -1,25 1 16 -3,00 10 58 -4,50 128,483 11 27 104 124 6290

28 5620 BU TÜ 09A 9 21 3,75 6 24 0,00 3 27 -3,75 1 29 -6,25 19 101 -6,25 122,475 17 28 105 125 6333
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ9. SINIF 3. DENEME 28 105 125 6359

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,7 11,1 9,89 12,5 10,3 9,92 4,2 6,2 2,62 8,5 10,6 5,85 37,9 38,3 28,28 225,980

Okul Ortalaması 9,5 13,4 6,15 10,5 12,5 7,34 2,6 8,8 0,46 6,7 11,2 3,91 29,3 45,9 17,86 195,040

KATILIMLAR

1 147 ŞE TI 09A 20 8 18,00 17 10 14,50 5 7 3,25 15 13 11,75 57 38 47,50 282,915 1 1 6 6 974

2 97 Sİ TÜ 09A 15 8 13,00 23 7 21,25 3 12 0,00 15 12 12,00 56 39 46,25 279,818 2 2 7 7 1033

3 96 ME NU EĞ 09A 19 6 17,50 15 4 14,00 6 4 5,00 40 14 36,50 249,644 3 3 24 24 2025

4 0 RU NU KO 09A 17 8 15,00 21 5 19,75 1 3 0,25 4 12 1,00 43 28 36,00 248,306 4 4 27 27 2080

5 41 YA ŞA 09B 10 11 7,25 15 10 12,50 3 3 2,25 15 8 13,00 43 32 35,00 246,788 1 5 31 31 2148

6 158 EY KE 09A 18 9 15,75 12 10 9,50 11 7 9,25 41 26 34,50 244,030 5 6 33 33 2258

7 213 CE NU KY 09A 14 11 11,25 17 11 14,25 2 3 1,25 10 12 7,00 43 37 33,75 242,270 6 7 34 34 2336

8 83 DA GÜ BE 09A 13 14 9,50 17 9 14,75 1 6 -0,50 13 13 9,75 44 42 33,50 241,856 7 8 35 35 2351

9 141 EC Mİ KA 09A 12 13 8,75 14 6 12,50 2 3 1,25 10 11 7,25 38 33 29,75 230,581 8 9 47 50 2856

10 98 DÖ NU SE 09A 9 9 6,75 12 6 10,50 2 3 1,25 12 11 9,25 35 29 27,75 224,909 9 10 52 55 3131

11 24 UM PA KA 09A 12 10 9,50 13 9 10,75 4 10 1,50 6 17 1,75 35 46 23,50 211,476 10 11 59 63 3697

12 126 GÜ KU 09A 10 16 6,00 13 5 11,75 4 26 -2,50 10 12 7,00 37 59 22,25 208,384 11 12 61 65 3834

13 115 EM ŞE YI 09A 6 15 2,25 16 7 14,25 2 4 1,00 7 13 3,75 31 39 21,25 205,735 12 13 63 67 3936

14 564 YU EF CO    YI N 09B 8 6 6,50 11 13 7,75 1 7 -0,75 7 6 5,50 27 32 19,00 198,489 2 14 69 75 4226

15 170 RA CA AL 09B 12 13 8,75 13 17 8,75 1 3 0,25 26 33 17,75 194,229 3 15 73 79 4417

16 212 YA BE 09B 8 22 2,50 9 21 3,75 6 24 0,00 10 20 5,00 33 87 11,25 175,693 4 16 85 95 5044

17 53 YA SE KA 09A 8 20 3,00 6 17 1,75 0 1 -0,25 8 10 5,50 22 48 10,00 171,890 13 17 89 99 5167

18 178 ME MÜ Yİ 09B 4 7 2,25 2 10 -0,50 4 3 3,25 4 6 2,50 14 26 7,50 164,353 5 18 90 100 5393

19 176 YA ÇA 09B 6 15 2,25 3 1 2,75 1 1 0,75 10 17 5,75 159,022 6 19 92 106 5558

20 195 Yİ CA ÇA 09B 8 22 2,50 5 25 -1,25 1 3 0,25 4 4 3,00 18 54 4,50 155,322 7 20 95 109 5677

21 39 RU PA 09B 5 5 3,75 5 5 3,75 153,273 8 21 98 114 5740

22 530 Dİ AS 09B 8 22 2,50 6 24 0,00 6 19 1,25 3 15 -0,75 23 80 3,00 150,663 9 22 99 116 5805

23 107 AR YI 09A 3 3 2,25 1 8 -1,00 3 6 1,50 0 4 -1,00 7 21 1,75 146,928 14 23 100 119 5910

24 536 ME AL 09A 4 22 -1,50 8 17 3,75 3 23 -2,75 6 17 1,75 21 79 1,25 146,023 15 24 101 121 5936

25 0 YU Yİ DE 09A 5 24 -1,00 4 26 -2,50 10 20 5,00 3 13 -0,25 22 83 1,25 145,878 16 25 102 122 5939

26 162 KE BÜ 09B 5 24 -1,00 4 26 -2,50 7 23 1,25 5 25 -1,25 21 98 -3,50 131,559 10 26 103 123 6264

27 199 HÜ YE 09B 3 16 -1,00 5 17 0,75 1 9 -1,25 1 16 -3,00 10 58 -4,50 128,483 11 27 104 124 6290

28 5620 BU TÜ 09A 9 21 3,75 6 24 0,00 3 27 -3,75 1 29 -6,25 19 101 -6,25 122,475 17 28 105 125 6333
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SAMSUN ALAÇAM ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ9. SINIF 3. DENEME 28 105 125 6359

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 12,7 11,1 9,89 12,5 10,3 9,92 4,2 6,2 2,62 8,5 10,6 5,85 37,9 38,3 28,28 225,980

Okul Ortalaması 9,5 13,4 6,15 10,5 12,5 7,34 2,6 8,8 0,46 6,7 11,2 3,91 29,3 45,9 17,86 195,040

KATILIMLAR

1 147 ŞE TI 09A 20 8 18,00 17 10 14,50 5 7 3,25 15 13 11,75 57 38 47,50 282,915 1 1 6 6 974

2 97 Sİ TÜ 09A 15 8 13,00 23 7 21,25 3 12 0,00 15 12 12,00 56 39 46,25 279,818 2 2 7 7 1033

3 96 ME NU EĞ 09A 19 6 17,50 15 4 14,00 6 4 5,00 40 14 36,50 249,644 3 3 24 24 2025

4 0 RU NU KO 09A 17 8 15,00 21 5 19,75 1 3 0,25 4 12 1,00 43 28 36,00 248,306 4 4 27 27 2080

5 41 YA ŞA 09B 10 11 7,25 15 10 12,50 3 3 2,25 15 8 13,00 43 32 35,00 246,788 1 5 31 31 2148

6 158 EY KE 09A 18 9 15,75 12 10 9,50 11 7 9,25 41 26 34,50 244,030 5 6 33 33 2258

7 213 CE NU KY 09A 14 11 11,25 17 11 14,25 2 3 1,25 10 12 7,00 43 37 33,75 242,270 6 7 34 34 2336

8 83 DA GÜ BE 09A 13 14 9,50 17 9 14,75 1 6 -0,50 13 13 9,75 44 42 33,50 241,856 7 8 35 35 2351

9 141 EC Mİ KA 09A 12 13 8,75 14 6 12,50 2 3 1,25 10 11 7,25 38 33 29,75 230,581 8 9 47 50 2856

10 98 DÖ NU SE 09A 9 9 6,75 12 6 10,50 2 3 1,25 12 11 9,25 35 29 27,75 224,909 9 10 52 55 3131

11 24 UM PA KA 09A 12 10 9,50 13 9 10,75 4 10 1,50 6 17 1,75 35 46 23,50 211,476 10 11 59 63 3697

12 126 GÜ KU 09A 10 16 6,00 13 5 11,75 4 26 -2,50 10 12 7,00 37 59 22,25 208,384 11 12 61 65 3834

13 115 EM ŞE YI 09A 6 15 2,25 16 7 14,25 2 4 1,00 7 13 3,75 31 39 21,25 205,735 12 13 63 67 3936

14 564 YU EF CO    YI N 09B 8 6 6,50 11 13 7,75 1 7 -0,75 7 6 5,50 27 32 19,00 198,489 2 14 69 75 4226

15 170 RA CA AL 09B 12 13 8,75 13 17 8,75 1 3 0,25 26 33 17,75 194,229 3 15 73 79 4417

16 212 YA BE 09B 8 22 2,50 9 21 3,75 6 24 0,00 10 20 5,00 33 87 11,25 175,693 4 16 85 95 5044

17 53 YA SE KA 09A 8 20 3,00 6 17 1,75 0 1 -0,25 8 10 5,50 22 48 10,00 171,890 13 17 89 99 5167

18 178 ME MÜ Yİ 09B 4 7 2,25 2 10 -0,50 4 3 3,25 4 6 2,50 14 26 7,50 164,353 5 18 90 100 5393

19 176 YA ÇA 09B 6 15 2,25 3 1 2,75 1 1 0,75 10 17 5,75 159,022 6 19 92 106 5558

20 195 Yİ CA ÇA 09B 8 22 2,50 5 25 -1,25 1 3 0,25 4 4 3,00 18 54 4,50 155,322 7 20 95 109 5677

21 39 RU PA 09B 5 5 3,75 5 5 3,75 153,273 8 21 98 114 5740

22 530 Dİ AS 09B 8 22 2,50 6 24 0,00 6 19 1,25 3 15 -0,75 23 80 3,00 150,663 9 22 99 116 5805

23 107 AR YI 09A 3 3 2,25 1 8 -1,00 3 6 1,50 0 4 -1,00 7 21 1,75 146,928 14 23 100 119 5910

24 536 ME AL 09A 4 22 -1,50 8 17 3,75 3 23 -2,75 6 17 1,75 21 79 1,25 146,023 15 24 101 121 5936

25 0 YU Yİ DE 09A 5 24 -1,00 4 26 -2,50 10 20 5,00 3 13 -0,25 22 83 1,25 145,878 16 25 102 122 5939

26 162 KE BÜ 09B 5 24 -1,00 4 26 -2,50 7 23 1,25 5 25 -1,25 21 98 -3,50 131,559 10 26 103 123 6264

27 199 HÜ YE 09B 3 16 -1,00 5 17 0,75 1 9 -1,25 1 16 -3,00 10 58 -4,50 128,483 11 27 104 124 6290

28 5620 BU TÜ 09A 9 21 3,75 6 24 0,00 3 27 -3,75 1 29 -6,25 19 101 -6,25 122,475 17 28 105 125 6333
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF 3. DENEME 28 105 125 6359

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,67 11,13 9,89 7,38 4,48 6,26 2,83 4,26 1,77 2,29 1,57 1,90 4,17 6,20 2,62 2,72 3,96 1,73 2,38 3,49 1,51 3,41 3,18 2,61 37,85 38,27 28,29 225,980

Okul Ortalaması 9,50 13,39 6,15 5,57 6,11 4,04 3,07 4,57 1,93 1,82 1,82 1,37 2,64 8,75 0,46 2,14 4,18 1,10 1,25 4,07 0,23 3,32 2,96 2,58 29,31 45,85 17,86 195,040

KATILIMLAR

1 147 ŞE TI 09A 20 8 18,00 11 3 10,25 3 5 1,75 3 2 2,50 5 7 3,25 5 4 4,00 3 6 1,50 7 3 6,25 57 38 47,50 282,915 974

2 97 Sİ TÜ 09A 15 8 13,00 10 4 9,00 9 2 8,50 4 1 3,75 3 12 0,00 5 5 3,75 4 3 3,25 6 4 5,00 56 39 46,25 279,818 1033

3 96 ME NU EĞ 09A 19 6 17,50 11 3 10,25 4 1 3,75 6 4 5,00 40 14 36,50 249,644 2025

4 0 RU NU KO 09A 17 8 15,00 11 3 10,25 7 1 6,75 3 1 2,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 2 7 0,25 43 28 36,00 248,306 2080

5 41 YA ŞA 09B 10 11 7,25 9 4 8,00 3 4 2,00 3 2 2,50 3 3 2,25 4 3 3,25 2 5 0,75 9 0 9,00 43 32 35,00 246,788 2148

6 158 EY KE 09A 18 9 15,75 8 4 7,00 3 2 2,50 1 4 0,00 4 4 3,00 1 2 0,50 6 1 5,75 41 26 34,50 244,030 2258

7 213 CE NU KY 09A 14 11 11,25 8 4 7,00 5 6 3,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 3 0,25 3 5 1,75 6 4 5,00 43 37 33,75 242,270 2336

8 83 DA GÜ BE 09A 13 14 9,50 10 3 9,25 3 5 1,75 4 1 3,75 1 6 -0,50 6 3 5,25 2 6 0,50 5 4 4,00 44 42 33,50 241,856 2351

9 141 EC Mİ KA 09A 12 13 8,75 5 4 4,00 8 0 8,00 1 2 0,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 4 2,00 6 3 5,25 38 33 29,75 230,581 2856

10 98 DÖ NU SE 09A 9 9 6,75 5 2 4,50 5 3 4,25 2 1 1,75 2 3 1,25 4 3 3,25 2 5 0,75 6 3 5,25 35 29 27,75 224,909 3131

11 24 UM PA KA 09A 12 10 9,50 8 4 7,00 2 4 1,00 3 1 2,75 4 10 1,50 3 6 1,50 2 4 1,00 1 7 -0,75 35 46 23,50 211,476 3697

12 126 GÜ KU 09A 10 16 6,00 11 3 10,25 2 2 1,50 4 26 -2,50 5 5 3,75 1 5 -0,25 4 2 3,50 37 59 22,25 208,384 3834

13 115 EM ŞE YI 09A 6 15 2,25 6 4 5,00 5 3 4,25 5 0 5,00 2 4 1,00 1 5 -0,25 1 5 -0,25 5 3 4,25 31 39 21,25 205,735 3936

14 564 YU EF CO    YI N 09B 8 6 6,50 7 3 6,25 3 8 1,00 1 2 0,50 1 7 -0,75 1 1 0,75 1 3 0,25 5 2 4,50 27 32 19,00 198,489 4226

15 170 RA CA AL 09B 12 13 8,75 7 7 5,25 5 6 3,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 26 33 17,75 194,229 4417

16 212 YA BE 09B 8 22 2,50 4 10 1,50 5 6 3,50 0 5 -1,25 6 24 0,00 5 5 3,75 0 10 -2,50 5 5 3,75 33 87 11,25 175,693 5044

17 53 YA SE KA 09A 8 20 3,00 4 3 3,25 1 10 -1,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 6 3 5,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 22 48 10,00 171,890 5167

18 178 ME MÜ Yİ 09B 4 7 2,25 1 5 -0,25 0 5 -1,25 1 0 1,00 4 3 3,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 3 0 3,00 14 26 7,50 164,353 5393

19 176 YA ÇA 09B 6 15 2,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 10 17 5,75 159,022 5558

20 195 Yİ CA ÇA 09B 8 22 2,50 0 14 -3,50 2 9 -0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 0 2,00 1 1 0,75 18 54 4,50 155,322 5677

21 39 RU PA 09B 5 5 3,75 5 5 3,75 153,273 5740

22 530 Dİ AS 09B 8 22 2,50 1 13 -2,25 2 9 -0,25 3 2 2,50 6 19 1,25 1 7 -0,75 0 6 -1,50 2 2 1,50 23 80 3,00 150,663 5805

23 107 AR YI 09A 3 3 2,25 1 8 -1,00 3 6 1,50 0 4 -1,00 7 21 1,75 146,928 5910

24 536 ME AL 09A 4 22 -1,50 2 10 -0,50 6 4 5,00 0 3 -0,75 3 23 -2,75 3 5 1,75 1 6 -0,50 2 6 0,50 21 79 1,25 146,023 5936

25 0 YU Yİ DE 09A 5 24 -1,00 2 12 -1,00 1 10 -1,50 1 4 0,00 10 20 5,00 2 8 0,00 0 5 -1,25 1 0 1,00 22 83 1,25 145,878 5939

26 162 KE BÜ 09B 5 24 -1,00 1 13 -2,25 2 9 -0,25 1 4 0,00 7 23 1,25 2 8 0,00 2 8 0,00 1 9 -1,25 21 98 -3,50 131,559 6264

27 199 HÜ YE 09B 3 16 -1,00 3 10 0,50 1 7 -0,75 1 0 1,00 1 9 -1,25 0 8 -2,00 0 7 -1,75 1 1 0,75 10 58 -4,50 128,483 6290

28 5620 BU TÜ 09A 9 21 3,75 2 12 -1,00 3 8 1,00 1 4 0,00 3 27 -3,75 0 10 -2,50 0 10 -2,50 1 9 -1,25 19 101 -6,25 122,475 6333
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF 3. DENEME 28 105 125 6359

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,67 11,13 9,89 7,38 4,48 6,26 2,83 4,26 1,77 2,29 1,57 1,90 4,17 6,20 2,62 2,72 3,96 1,73 2,38 3,49 1,51 3,41 3,18 2,61 37,85 38,27 28,29 225,980

Okul Ortalaması 9,50 13,39 6,15 5,57 6,11 4,04 3,07 4,57 1,93 1,82 1,82 1,37 2,64 8,75 0,46 2,14 4,18 1,10 1,25 4,07 0,23 3,32 2,96 2,58 29,31 45,85 17,86 195,040

KATILIMLAR
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SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AR YI 107 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 3 2,25 8 8,22 6,15 9,89

Tarih-1 14 1 8 -1,00 -7 5,50 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 0 0 0,00 0 2,75 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,74 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 1 8 -1,00 -3 9,99 7,34 9,92

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 0,38 0,46 2,62

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 1,60 1,10 1,73

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,46 0,23 1,51

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 2,91 2,58 2,61

TYT Fen 30 0 4 -1,00 -3 4,97 3,91 5,85

Toplam: 120 7 21 1,75 1 23,56 17,86 28,29

TYT Türkçe DBA  c e a                    

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal Dbebecd a b                   

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik ebcbCbeEB                     

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen b  ce    b                    

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 3 3 13
KONUŞMA 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 1 8 7

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 0 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 0 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 3 6 18
Nicelikler ve Değişimler 13 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 0 3 0

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 0 0 0
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BU TÜ 5620 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 21 3,75 13 8,22 6,15 9,89

Tarih-1 14 2 12 -1,00 -7 5,50 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 3 8 1,00 9 2,75 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,74 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 6 24 0,00 0 9,99 7,34 9,92

Matematik-1 30 3 27 -3,75 -13 0,38 0,46 2,62

Fizik 10 0 10 -2,50 -25 1,60 1,10 1,73

Kimya 10 0 10 -2,50 -25 0,46 0,23 1,51

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 2,91 2,58 2,61

TYT Fen 30 1 29 -6,25 -21 4,97 3,91 5,85

Toplam: 120 19 101 -6,25 -5 23,56 17,86 28,29

TYT Türkçe bdeabAdedaAEdABdaCeDbdDabadbBc

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal abcdeacEAbcaecbbaecEAbcaDecbaD

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik ddecCabdeabeCabacDadbdadbeaacd

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen abdcdedcaeabeabdacbeAdabadaebc

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 8 16 33
KONUŞMA 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 2 12 14

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 2 4 33
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 3 0 3 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 1 16 6
Nicelikler ve Değişimler 13 2 11 15

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 0 9 0

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 0 9 0
Çeşitlilik 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 1 9 10



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CE NU KY 213 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 11 11,25 38 8,22 6,15 9,89

Tarih-1 14 8 4 7,00 50 5,50 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 5 6 3,50 32 2,75 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,74 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 17 11 14,25 48 9,99 7,34 9,92

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 0,38 0,46 2,62

Fizik 10 1 3 0,25 3 1,60 1,10 1,73

Kimya 10 3 5 1,75 18 0,46 0,23 1,51

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 2,91 2,58 2,61

TYT Fen 30 10 12 7,00 23 4,97 3,91 5,85

Toplam: 120 43 37 33,75 28 23,56 17,86 28,29

TYT Türkçe  ddd  BeEbAd eB aCAbcBDCEeCABD

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal ECB DbDc bbBCDCCcbdEbDcEbAEdDD

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik   e e        cA B             

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen c     d EdEbcc ad CCAbcDBCeBAc

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 14 8 58
KONUŞMA 6 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 8 4 57

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 2 4 33
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 2 1 12
Nicelikler ve Değişimler 13 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 1 2 11

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 5 22
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DA GÜ BE 83 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 14 9,50 32 8,22 6,15 9,89

Tarih-1 14 10 3 9,25 66 5,50 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 3 5 1,75 16 2,75 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,74 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 9,99 7,34 9,92

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 0,38 0,46 2,62

Fizik 10 6 3 5,25 53 1,60 1,10 1,73

Kimya 10 2 6 0,50 5 0,46 0,23 1,51

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 2,91 2,58 2,61

TYT Fen 30 13 13 9,75 33 4,97 3,91 5,85

Toplam: 120 44 42 33,50 28 23,56 17,86 28,29

TYT Türkçe ba a eaCdeAdEAcAD deEBDbEDCbBe

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal ECBADCDa acBCDCaEA ac  daAEbDD

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik  ceB db  b   e                

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen EadDABE Edd D addeCbAbaDBbc AB

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 13 10 54
KONUŞMA 6 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 10 3 71

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 2 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 2 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 0 1 0
Nicelikler ve Değişimler 13 1 5 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 6 2 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 5 22
Çeşitlilik 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 5 4 50



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DÖ NU SE 98 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 9 6,75 23 8,22 6,15 9,89

Tarih-1 14 5 2 4,50 32 5,50 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 5 3 4,25 39 2,75 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,74 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 12 6 10,50 35 9,99 7,34 9,92

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 0,38 0,46 2,62

Fizik 10 4 3 3,25 33 1,60 1,10 1,73

Kimya 10 2 5 0,75 8 0,46 0,23 1,51

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 2,91 2,58 2,61

TYT Fen 30 12 11 9,25 31 4,97 3,91 5,85

Toplam: 120 35 29 27,75 23 23,56 17,86 28,29

TYT Türkçe bBAa c DB DeeD  A   d e Ac  dA

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal    E  E  eAcCEDb  ba AECC  AdA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik   B         a  c       aE     

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen Ac c bDE ECC ced ee  ABeCBecEA

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 7 7 29
KONUŞMA 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 5 2 36

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 2 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 1 2 6
Nicelikler ve Değişimler 13 1 1 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 9 3 3 33

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 5 22
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EC Mİ KA 141 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 13 8,75 29 8,22 6,15 9,89

Tarih-1 14 5 4 4,00 29 5,50 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 8 0 8,00 73 2,75 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,74 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 14 6 12,50 42 9,99 7,34 9,92

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 0,38 0,46 2,62

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,60 1,10 1,73

Kimya 10 3 4 2,00 20 0,46 0,23 1,51

Biyoloji 10 6 3 5,25 53 2,91 2,58 2,61

TYT Fen 30 10 11 7,25 24 4,97 3,91 5,85

Toplam: 120 38 33 29,75 25 23,56 17,86 28,29

TYT Türkçe dedb  aadedE ABdD ADEBaCEb ABe

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal ECBb a E  dBe CCEA EA  EDAcb  

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik    d dC       e B             

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen bEd   d  dEb   eabCCAcDDBdDcA 

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 12 9 50
KONUŞMA 6 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 5 4 36

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 2 0 100
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 3 0 50
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 1 1 6
Nicelikler ve Değişimler 13 1 2 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 1 3 11

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 4 22
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 6 3 60



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EM ŞE YI 115 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 15 2,25 8 8,22 6,15 9,89

Tarih-1 14 6 4 5,00 36 5,50 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 5 3 4,25 39 2,75 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,74 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 16 7 14,25 48 9,99 7,34 9,92

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 0,38 0,46 2,62

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 1,60 1,10 1,73

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 0,46 0,23 1,51

Biyoloji 10 5 3 4,25 43 2,91 2,58 2,61

TYT Fen 30 7 13 3,75 13 4,97 3,91 5,85

Toplam: 120 31 39 21,25 18 23,56 17,86 28,29

TYT Türkçe be Ce eaB bA cAe dEd  dB dd dd

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal DCB e EcaD c EaE D E cEeCDDAEA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik   da  c  c  DA                

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen c  d cDdc eb  eb e EdA eeBDD A

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 6 11 25
KONUŞMA 6 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 6 4 43

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 2 1 33
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 3 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 2 4 12
Nicelikler ve Değişimler 13 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 1 4 11

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 0 5 0
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 5 3 50



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EY KE 158 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 8,22 6,15 9,89

Tarih-1 14 8 4 7,00 50 5,50 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 3 2 2,50 23 2,75 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,74 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 9,99 7,34 9,92

Fizik 10 4 4 3,00 30 1,60 1,10 1,73

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,46 0,23 1,51

Biyoloji 10 6 1 5,75 58 2,91 2,58 2,61

TYT Fen 30 11 7 9,25 31 4,97 3,91 5,85

Toplam: 120 41 26 34,50 29 23,56 17,86 28,29

TYT Türkçe DBACDcCDBcDACDABAdEddc dA  baA

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal DCB eA baDABCaa    E  EbCecbdA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Fen e cEB DEabeb  B      A c BDDEA

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 16 7 67
KONUŞMA 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 8 4 57

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 1 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 0 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 4 3 44

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 2 11
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 6 1 60



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜ KU 126 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 16 6,00 20 8,22 6,15 9,89

Tarih-1 14 11 3 10,25 73 5,50 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 2 2 1,50 14 2,75 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,74 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 13 5 11,75 39 9,99 7,34 9,92

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 0,38 0,46 2,62

Fizik 10 5 5 3,75 38 1,60 1,10 1,73

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 0,46 0,23 1,51

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 2,91 2,58 2,61

TYT Fen 30 10 12 7,00 23 4,97 3,91 5,85

Toplam: 120 37 59 22,25 19 23,56 17,86 28,29

TYT Türkçe baAb eBCdeAdEecAD db  DCdDabeb

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal ECBcDacEADEBCD bE  E   d      

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik bcaebcaedbacCdAedabbeBbAdbeddb

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen EadDABEede    addeCbA bDB a A 

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 9 12 38
KONUŞMA 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 11 3 79

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 1 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 0 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 3 14 18
Nicelikler ve Değişimler 13 1 12 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 5 4 56

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 5 11
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 4 2 40



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ME AL 536 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 22 -1,50 -5 8,22 6,15 9,89

Tarih-1 14 2 10 -0,50 -4 5,50 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 6 4 5,00 45 2,75 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 1,74 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 8 17 3,75 13 9,99 7,34 9,92

Matematik-1 30 3 23 -2,75 -9 0,38 0,46 2,62

Fizik 10 3 5 1,75 18 1,60 1,10 1,73

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 0,46 0,23 1,51

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 2,91 2,58 2,61

TYT Fen 30 6 17 1,75 6 4,97 3,91 5,85

Toplam: 120 21 79 1,25 1 23,56 17,86 28,29

TYT Türkçe dbAbddd cbccaAcb CAbbca  cdc*a

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal Edc  eedbDdcdcC cAddADAEc  ebe

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik dac  abAdebca ebdae edEbbbDccb

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen dda bBED d cbabdBc  c DDebbc a

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 3 17 13
KONUŞMA 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 2 10 14

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 4 2 67
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0
DİN VE İSLAM 3 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 2 13 12
Nicelikler ve Değişimler 13 1 10 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 3 4 33

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 6 11
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 2 6 20



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ME NU EĞ 96 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 8,22 6,15 9,89

Tarih-1 14 11 3 10,25 73 5,50 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 0 0 0,00 0 2,75 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,74 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 15 4 14,00 47 9,99 7,34 9,92

Fizik 10 0 0 0,00 0 1,60 1,10 1,73

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,46 0,23 1,51

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 2,91 2,58 2,61

TYT Fen 30 6 4 5,00 17 4,97 3,91 5,85

Toplam: 120 40 14 36,50 30 23,56 17,86 28,29

TYT Türkçe  C c  BCEeAdEABAD ADEBDCcDCbBb

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal ECBeDacEADEBCD           AEdDD

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Fen                     AcDDBbcBAa

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 18 5 75
KONUŞMA 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 11 3 79

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 0 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 0 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 2 1 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 9 0 0 0

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 0 0 0
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RU NU KO 0 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 8 15,00 50 8,22 6,15 9,89

Tarih-1 14 11 3 10,25 73 5,50 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 7 1 6,75 61 2,75 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,74 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 21 5 19,75 66 9,99 7,34 9,92

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,38 0,46 2,62

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 1,60 1,10 1,73

Kimya 10 2 2 1,50 15 0,46 0,23 1,51

Biyoloji 10 2 7 0,25 3 2,91 2,58 2,61

TYT Fen 30 4 12 1,00 3 4,97 3,91 5,85

Toplam: 120 43 28 36,00 30 23,56 17,86 28,29

TYT Türkçe dCbd  BacedE AB D ADEBDCEDCABb

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal ECBbDCDEeaEBCDCCEd EA  EDAd DD

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik            b   c a  D         

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen       db cE     c CedaaeadcBA 

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 16 5 67
KONUŞMA 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 11 3 79

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 2 0 100
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 2 1 33
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 1 2 6
Nicelikler ve Değişimler 13 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 0 2 0

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 2 11
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 2 7 20



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞE TI 147 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 8,22 6,15 9,89

Tarih-1 14 11 3 10,25 73 5,50 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 3 5 1,75 16 2,75 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,74 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 17 10 14,50 48 9,99 7,34 9,92

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 0,38 0,46 2,62

Fizik 10 5 4 4,00 40 1,60 1,10 1,73

Kimya 10 3 6 1,50 15 0,46 0,23 1,51

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 2,91 2,58 2,61

TYT Fen 30 15 13 11,75 39 4,97 3,91 5,85

Toplam: 120 57 38 47,50 40 23,56 17,86 28,29

TYT Türkçe DeACDECDBaDACeABAaEAeEaB  dcCA

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal DCBEbbEDCDbBCEad  baBeE CcDdEA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik d B  A c D ecA  d    dAd      

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen A ccBADdaEeC ccaaDbEdABDbBDDcA

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 18 6 75
KONUŞMA 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 11 3 79

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 2 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 3 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 0 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 4 5 24
Nicelikler ve Değişimler 13 1 2 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 9 4 4 44

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 6 22
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 7 3 70



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
Sİ TÜ 97 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 8,22 6,15 9,89

Tarih-1 14 10 4 9,00 64 5,50 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 9 2 8,50 77 2,75 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,74 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 9,99 7,34 9,92

Matematik-1 30 3 12 0,00 0 0,38 0,46 2,62

Fizik 10 5 5 3,75 38 1,60 1,10 1,73

Kimya 10 4 3 3,25 33 0,46 0,23 1,51

Biyoloji 10 6 4 5,00 50 2,91 2,58 2,61

TYT Fen 30 15 12 12,00 40 4,97 3,91 5,85

Toplam: 120 56 39 46,25 39 23,56 17,86 28,29

TYT Türkçe eBcCDcCDBaDA DABeEcA   a  d CA

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal DCBdaAcDCDABaEcEAeAEBAECCDDAdA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik a c  b Eeb be  A      Adcbdc  

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen AceEaADEadeCbB   DbEcABDbBDccA

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 13 7 54
KONUŞMA 6 2 1 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 10 4 71

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 5 1 83
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 3 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 2 7 12
Nicelikler ve Değişimler 13 1 5 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 9 4 5 44

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 3 3 33
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 6 4 60



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
UM PA KA 24 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 10 9,50 32 8,22 6,15 9,89

Tarih-1 14 8 4 7,00 50 5,50 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 2 4 1,00 9 2,75 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,74 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 13 9 10,75 36 9,99 7,34 9,92

Matematik-1 30 4 10 1,50 5 0,38 0,46 2,62

Fizik 10 3 6 1,50 15 1,60 1,10 1,73

Kimya 10 2 4 1,00 10 0,46 0,23 1,51

Biyoloji 10 1 7 -0,75 -8 2,91 2,58 2,61

TYT Fen 30 6 17 1,75 6 4,97 3,91 5,85

Toplam: 120 35 46 23,50 20 23,56 17,86 28,29

TYT Türkçe beACDd DBaDA cABe  A E Bc cc d

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal DCBcDd c cABCE c D ba Ea DD dA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik bEcab  cBbcCbBeb              

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen e bEacDEbaa c Be bD cA e acccc

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 12 6 50
KONUŞMA 6 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 8 4 57

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 1 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 2 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 4 10 24
Nicelikler ve Değişimler 13 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 3 5 33

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 4 22
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 1 7 10



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YA SE KA 53 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 20 3,00 10 8,22 6,15 9,89

Tarih-1 14 4 3 3,25 23 5,50 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 1 10 -1,50 -14 2,75 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,74 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 6 17 1,75 6 9,99 7,34 9,92

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,38 0,46 2,62

Fizik 10 6 3 5,25 53 1,60 1,10 1,73

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 0,46 0,23 1,51

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 2,91 2,58 2,61

TYT Fen 30 8 10 5,50 18 4,97 3,91 5,85

Toplam: 120 22 48 10,00 8 23,56 17,86 28,29

TYT Türkçe ba acdaCdecbcdcAD deceDbED**BD

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal dCBA    A   baCdbeacdbecadbeDc

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik e                             

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen EadDABE Ed    addeCbAba       

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 8 15 33
KONUŞMA 6 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 4 3 29

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 2 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 6 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 3 0 3 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 0 0 0
Nicelikler ve Değişimler 13 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 6 2 67

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 5 11
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 1 2 10



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YU Yİ DE 0 09A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 24 -1,00 -3 8,22 6,15 9,89

Tarih-1 14 2 12 -1,00 -7 5,50 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 1 10 -1,50 -14 2,75 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,74 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 4 26 -2,50 -8 9,99 7,34 9,92

Matematik-1 30 10 20 5,00 17 0,38 0,46 2,62

Fizik 10 2 8 0,00 0 1,60 1,10 1,73

Kimya 10 0 5 -1,25 -13 0,46 0,23 1,51

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 2,91 2,58 2,61

TYT Fen 30 3 13 -0,25 -1 4,97 3,91 5,85

Toplam: 120 22 83 1,25 1 23,56 17,86 28,29

TYT Türkçe ce bbbdecbaceDeBAcdAbcedAbbead

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal eCdabcaedebeCdadbadEccadbbadEe

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik daBaeAcdcbaCadDABaeaeedacCBBdA

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen dacaBdeEbadaccd              A

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 4 19 17
KONUŞMA 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 2 12 14

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 2 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 5 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 6 11 35
Nicelikler ve Değişimler 13 4 9 31

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 2 7 22

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 0 5 0
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 1 0 10



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
Dİ AS 530 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 2,95 6,15 9,89

Tarih-1 14 1 13 -2,25 -16 1,80 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 2 9 -0,25 -2 0,66 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,80 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 6 24 0,00 0 3,25 7,34 9,92

Matematik-1 30 6 19 1,25 4 0,57 0,46 2,62

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 0,32 1,10 1,73

Kimya 10 0 6 -1,50 -15 -0,11 0,23 1,51

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 2,07 2,58 2,61

TYT Fen 30 3 15 -0,75 -3 2,27 3,91 5,85

Toplam: 120 23 80 3,00 3 9,05 17,86 28,29

TYT Türkçe bBcaDEaDBcDeabdacEcbebbceEacab

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal adcdDedaabbcbcecAbdbecaCdDbeEA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik dccDedAbcDEaecabc  a deb C aEe

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen bdabceD  bde acbd      a BD a 

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 7 17 29
KONUŞMA 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 1 13 7

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 2 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 5 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 4 13 24
Nicelikler ve Değişimler 13 2 6 15

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 1 6 11

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 0 6 0
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 2 2 20



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜ YE 199 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 16 -1,00 -3 2,95 6,15 9,89

Tarih-1 14 3 10 0,50 4 1,80 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 1 7 -0,75 -7 0,66 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,80 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 5 17 0,75 3 3,25 7,34 9,92

Matematik-1 30 1 9 -1,25 -4 0,57 0,46 2,62

Fizik 10 0 8 -2,00 -20 0,32 1,10 1,73

Kimya 10 0 7 -1,75 -18 -0,11 0,23 1,51

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 2,07 2,58 2,61

TYT Fen 30 1 16 -3,00 -10 2,27 3,91 5,85

Toplam: 120 10 58 -4,50 -4 9,05 17,86 28,29

TYT Türkçe adA e     bebDcdcba ebaaA    b

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal bdcba bDbbcBaEbae Acc a e D   

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik  d Dacb eccec                 

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen bb aa bcabbbbecab   B   b     

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 2 15 8
KONUŞMA 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 3 10 21

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 2 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 3 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 1 9 6
Nicelikler ve Değişimler 13 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 0 7 0

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 0 7 0
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 1 1 10



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KE BÜ 162 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 24 -1,00 -3 2,95 6,15 9,89

Tarih-1 14 1 13 -2,25 -16 1,80 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 2 9 -0,25 -2 0,66 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,80 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 4 26 -2,50 -8 3,25 7,34 9,92

Matematik-1 30 7 23 1,25 4 0,57 0,46 2,62

Fizik 10 2 8 0,00 0 0,32 1,10 1,73

Kimya 10 2 8 0,00 0 -0,11 0,23 1,51

Biyoloji 10 1 9 -1,25 -13 2,07 2,58 2,61

TYT Fen 30 5 25 -1,25 -4 2,27 3,91 5,85

Toplam: 120 21 98 -3,50 -3 9,05 17,86 28,29

TYT Türkçe bBAeecacecbdb AecdbcaEbadbdAeb

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal Dbcaec*beacebdaEcadaebdCaceAcd

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik adBeacbEdcaCbebcaecdaBebdadBEA

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen edacebDacEaCadc*daDbdbeadBcece

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 4 19 17
KONUŞMA 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 1 13 7

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 6 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 3 14 18
Nicelikler ve Değişimler 13 4 9 31

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 2 7 22

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 7 22
Çeşitlilik 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 1 9 10



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ME MÜ Yİ 178 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 7 2,25 8 2,95 6,15 9,89

Tarih-1 14 1 5 -0,25 -2 1,80 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 0 5 -1,25 -11 0,66 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,80 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 2 10 -0,50 -2 3,25 7,34 9,92

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 0,57 0,46 2,62

Fizik 10 0 5 -1,25 -13 0,32 1,10 1,73

Kimya 10 1 1 0,75 8 -0,11 0,23 1,51

Biyoloji 10 3 0 3,00 30 2,07 2,58 2,61

TYT Fen 30 4 6 2,50 8 2,27 3,91 5,85

Toplam: 120 14 26 7,50 6 9,05 17,86 28,29

TYT Türkçe d   b B   d  A e C a e b     D

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal  b d  e A c b d b   c e b  A  

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik  b  C  b  E  a D   E          

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen ba a  b  d       *C  E   C  A 

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 4 5 17
KONUŞMA 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 1 5 7

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 1 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 2 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 3 1 0 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 2 1 12
Nicelikler ve Değişimler 13 2 2 15

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 0 4 0

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 1 11
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 3 0 30



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RA CA AL 170 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 13 8,75 29 2,95 6,15 9,89

Tarih-1 14 7 7 5,25 38 1,80 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 5 6 3,50 32 0,66 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,80 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 13 17 8,75 29 3,25 7,34 9,92

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 0,32 1,10 1,73

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,11 0,23 1,51

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 2,07 2,58 2,61

TYT Fen 30 1 3 0,25 1 2,27 3,91 5,85

Toplam: 120 26 33 17,75 15 9,05 17,86 28,29

TYT Türkçe dabb  aCabAac   DbADcBaCEeCABD

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal bCaAcaDEAccaCDaCEcddeDAEaAcbca

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Fen          e        e c      B  

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 12 9 50
KONUŞMA 6 0 4 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 7 7 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 2 4 33
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0
DİN VE İSLAM 3 1 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 1 0
Kuvvet ve Hareket 9 0 0 0

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 0 1 0
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 1 1 10



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RU PA 39 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 14 5 5 3,75 27 1,80 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 0 0 0,00 0 0,66 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,80 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 5 5 3,75 13 3,25 7,34 9,92

Toplam: 120 5 5 3,75 3 9,05 17,86 28,29

TYT Sosyal ECadDe cAbE                   

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD
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TAR1 COĞ1 DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 5 5 36

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 0 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 0 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YA BE 212 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 2,95 6,15 9,89

Tarih-1 14 4 10 1,50 11 1,80 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 5 6 3,50 32 0,66 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,80 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 9 21 3,75 13 3,25 7,34 9,92

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 0,57 0,46 2,62

Fizik 10 5 5 3,75 38 0,32 1,10 1,73

Kimya 10 0 10 -2,50 -25 -0,11 0,23 1,51

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 2,07 2,58 2,61

TYT Fen 30 10 20 5,00 17 2,27 3,91 5,85

Toplam: 120 33 87 11,25 9 9,05 17,86 28,29

TYT Türkçe debbaeBeaCdcbbBAabADEabacbeAca

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal aCBAbeaceabaCebadABEeDeEecbdac

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik caBeabCAcbabCccceeeaaabbACceaa

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen EEEebBbaaAcccddaaabbAbeDBCedbB

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 8 16 33
KONUŞMA 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 4 10 29

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 4 2 67
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 2 0
DİN VE İSLAM 3 0 3 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 2 15 12
Nicelikler ve Değişimler 13 4 9 31

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 9 4 5 44

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 0 9 0
Çeşitlilik 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 5 5 50



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YA ÇA 176 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 15 2,25 8 2,95 6,15 9,89

Tarih-1 14 3 1 2,75 20 1,80 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 0 0 0,00 0 0,66 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,80 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 3 1 2,75 9 3,25 7,34 9,92

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 0,32 1,10 1,73

Kimya 10 1 0 1,00 10 -0,11 0,23 1,51

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 2,07 2,58 2,61

TYT Fen 30 1 1 0,75 3 2,27 3,91 5,85

Toplam: 120 10 17 5,75 5 9,05 17,86 28,29

TYT Türkçe bBcacEbaBcbA DA ec b c db    c

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal      eED     E                

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Fen  c         C                  

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 6 13 25
KONUŞMA 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 3 1 21

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 0 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 0 0 0
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 0 0 0
Kuvvet ve Hareket 9 0 1 0

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 0 11
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YA ŞA 41 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 11 7,25 24 2,95 6,15 9,89

Tarih-1 14 9 4 8,00 57 1,80 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 3 4 2,00 18 0,66 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,80 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 15 10 12,50 42 3,25 7,34 9,92

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 0,57 0,46 2,62

Fizik 10 4 3 3,25 33 0,32 1,10 1,73

Kimya 10 2 5 0,75 8 -0,11 0,23 1,51

Biyoloji 10 9 0 9,00 90 2,07 2,58 2,61

TYT Fen 30 15 8 13,00 43 2,27 3,91 5,85

Toplam: 120 43 32 35,00 29 9,05 17,86 28,29

TYT Türkçe bBAeeE DB bA ceBA Ede  d  E ee

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal DCB bcEeCDABCaDdA b  eEa cDAdA

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik      e      aB b      AC      

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen AEeEBd b  eCc  bc bE ABDCBDDEA

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 9 9 38
KONUŞMA 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 9 4 64

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 1 1 50
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 2 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 1 1 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 1 3 6
Nicelikler ve Değişimler 13 2 0 15

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 9 3 3 33

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 5 11
Çeşitlilik 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 9 0 90



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
Yİ CA ÇA 195 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 2,95 6,15 9,89

Tarih-1 14 0 14 -3,50 -25 1,80 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 2 9 -0,25 -2 0,66 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,80 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 5 25 -1,25 -4 3,25 7,34 9,92

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,57 0,46 2,62

Fizik 10 1 3 0,25 3 0,32 1,10 1,73

Kimya 10 2 0 2,00 20 -0,11 0,23 1,51

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 2,07 2,58 2,61

TYT Fen 30 4 4 3,00 10 2,27 3,91 5,85

Toplam: 120 18 54 4,50 4 9,05 17,86 28,29

TYT Türkçe dCAEcA*bbbAdcABdceebdaabbadeBa

Cevap Anahtarı B ACAEEABCECAEEABADCADEBDCEDCABD

TYT Sosyal deddeacabababadebABacababAbADe

Cevap Anahtarı B ECBADCDEADEBCDCCEABEADAEDAEADD

TYT Matematik  c     A         cd           

Cevap Anahtarı B AEBBCECABDEACBADFDCEDBEAACDBEC

TYT Fen   cb e   A        CCAa        

Cevap Anahtarı B EEEDABEDEAEDDECBBDCCAEDDBCDBAB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 4 20 17
KONUŞMA 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 0 14 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 2 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 2 4 33
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 0 3 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 3 2 1 67

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 0 2 0
Nicelikler ve Değişimler 13 1 1 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 9 0 3 0

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 2 0 22
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 1 1 10



SONUÇ BELGESİ 9. SINIF 3. DENEME

SAMSUN / ALAÇAM / ŞEHİT KADİR KARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YU EF CO    YI N 564 09B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 6 6,50 22 2,95 6,15 9,89

Tarih-1 14 7 3 6,25 45 1,80 4,04 6,26

Coğrafya-1 11 3 8 1,00 9 0,66 1,93 1,77

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,80 1,37 1,90

TYT Sosyal 30 11 13 7,75 26 3,25 7,34 9,92

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 0,57 0,46 2,62

Fizik 10 1 1 0,75 8 0,32 1,10 1,73

Kimya 10 1 3 0,25 3 -0,11 0,23 1,51

Biyoloji 10 5 2 4,50 45 2,07 2,58 2,61

TYT Fen 30 7 6 5,50 18 2,27 3,91 5,85

Toplam: 120 27 32 19,00 16 9,05 17,86 28,29

TYT Türkçe aBb    b EDA cA    AC  B   b *

Cevap Anahtarı A DBACDECDBEDACDABAEEACECBAEEACA

TYT Sosyal aC d AED  ABaEadbD**aeECda cE 

Cevap Anahtarı A DCBEDAEDCDABCEDEADAEBAECCDDAEA

TYT Matematik b      b D   eb    a   e     *

Cevap Anahtarı A CEBDCAAEBDECDFDABCAEDBACECBBEA

TYT Fen A        deCac       A e BDaEA

Cevap Anahtarı A AEDEBADEEECCDBBCEDDEBABDCBDDEA
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

OKUMA 24 8 4 33
KONUŞMA 6 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih 14 7 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Coğrafyanın Doğası 2 0 2 0
Mekânsal Bilgi Teknolojileri 6 1 5 17
Doğal Sistemler ve Süreçler 3 2 1 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 2 0 1 0
DİN VE İSLAM 3 1 1 33

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayılar 17 1 4 6
Nicelikler ve Değişimler 13 0 3 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fizik Bilimi ve Kariyer Keşfi 1 1 0 100
Kuvvet ve Hareket 9 0 1 0

Kimya S D Y B%

Etkileşim 9 1 3 11
Çeşitlilik 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Yaşam 10 5 2 50
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